
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ6. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 38 71 693 14244

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,26 4 5 2,89 5 4 3,81 4 5 1,94 5 7 2,60 7 6 4,77 32 32 21,27 221,640

Okul Ortalaması 9 4 7,90 6 4 4,36 7 3 5,79 5 4 3,30 6 5 4,66 9 4 7,63 42 25 33,64 285,730

KATILIMLAR

1 226 EYMEN MACİT 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 14 1 13,67 60 9 57,00 403,220 1 1 1 31 521
% 3,66

2 0 BERAT AKSU 6A 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 4 4,67 11 2 10,33 11 4 9,67 60 13 55,67 398,407 2 2 2 35 584
% 4,10

3 558 TAHA YUMLU      U 6A 12 2 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 4 6,67 15 0 15,00 59 11 55,33 396,943 3 3 3 36 598
% 4,20

4 335 HAMZA BÜYÜK 6A 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 2 8,33 13 2 12,33 59 11 55,33 387,343 4 4 4 42 745
% 5,23

5 1042 YUSUF DEMİRCİ 6A 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 10 2 9,33 13 2 12,33 55 17 49,32 385,723 5 5 5 46 782
% 5,49

6 1414 MUHAMMED EYMEN TURAN6A 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 4 3,67 9 3 8,00 12 3 11,00 52 19 45,67 359,520 6 6 6 78 1248
% 8,76

7 0 KADİR AKİF ŞAHİN 6A 8 4 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 5 5,33 13 1 12,67 54 14 49,34 346,560 7 7 7 94 1523
% 11

8 0 RECEP GÜRLE 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 11 4 9,67 11 4 9,67 51 24 43,00 345,427 8 8 8 96 1555
% 11

9 7 AHMED ASAF ATALAY 6A 9 5 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 11 2 10,33 12 3 11,00 48 24 40,00 342,857 9 9 9 102 1626
% 11

10 404 YAKUB UYSAL 6A 11 3 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 5 5 3,33 7 5 5,33 12 2 11,33 50 19 43,66 338,367 10 10 10 109 1740
% 12

11 348 KAYRA ŞİMŞEK 6A 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 4 7,67 7 7 4,67 52 20 45,34 328,653 11 11 11 126 1988
% 14

12 534 AHMET TAHA YAKIŞIR 6A 9 4 7,67 7 3 6,00 7 2 6,33 5 3 4,00 7 3 6,00 12 3 11,00 47 18 41,00 325,023 12 12 12 134 2094
% 15

13 801 ÖMER YAHYA BULUT 6A 10 4 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 5 3 4,00 9 2 8,33 49 13 44,66 316,867 13 13 13 160 2335
% 16

14 185 ENES ENSAR BAKİ 6A 11 3 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 8 5 6,33 8 6 6,00 45 25 36,66 302,833 14 14 14 184 2821
% 20

15 549 H KEREM KILINÇ 6A 10 5 8,33 5 4 3,67 8 1 7,67 5 5 3,33 7 4 5,67 9 3 8,00 44 22 36,67 301,103 15 15 15 189 2878
% 20

16 0 MELİH TUNA ÖZER 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 6 7,00 10 5 8,33 45 30 34,99 300,853 16 16 16 190 2890
% 20

17 338 ALPASLAN ÇALIŞKAN 6A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 5 4,33 10 1 9,67 45 22 37,67 300,213 17 17 17 191 2912
% 20

18 178 YUSUF EMİR TEKİNER 6A 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 5 9 2,00 11 4 9,67 45 27 36,00 295,523 18 18 18 206 3109
% 22

19 1084 TUĞRUL ARAS ÇEĞİL 6A 11 4 9,67 5 4 3,67 7 1 6,67 2 6 0,00 7 6 5,00 9 5 7,33 41 26 32,34 288,690 19 19 19 225 3389
% 24

20 113 MUHAMMED FATİH TUNÇ6A 9 6 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 7 6 5,00 8 0 8,00 40 24 31,99 280,807 20 20 20 238 3674
% 26

21 505 ABDULLAH İÇTEN 6A 10 5 8,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 10 4 8,67 42 27 32,99 277,283 21 21 21 245 3792
% 27

22 0 İRFANGAZİOĞLU 6A 11 4 9,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 6 4,00 3 0 3,00 42 18 36,01 273,230 22 22 22 259 3968
% 28

23 339 MUSAB AGSU 6A 9 4 7,67 6 2 5,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 8 3 7,00 6 3 5,00 35 22 27,67 268,737 23 23 23 272 4175
% 29

24 0 MUHAMMED KESKİN 6A 7 4 5,67 5 4 3,67 4 4 2,67 1 6 -1,00 6 5 4,33 11 2 10,33 34 25 25,67 268,433 24 24 24 274 4188
% 29

25 0 BİLAL  KILIÇ 6A 10 5 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 2 4,33 4 3 3,00 7 7 4,67 42 21 35,00 267,810 25 25 25 276 4223
% 30

26 0 AHMET ERDEM DİZDAR6A 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 8 3,33 11 3 10,00 40 33 28,99 265,670 26 26 26 280 4314
% 30

27 164 AHMET EREN ŞEN 6A 12 3 11,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 10 0,67 7 6 5,00 41 31 30,67 258,917 27 27 27 303 4606
% 32

28 405 AHMET SELİM KORKMAZ6A 11 3 10,00 3 5 1,33 7 1 6,67 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 39 31 28,66 258,297 28 28 28 306 4628
% 32

29 0 BERAT KAYRA KOÇ 6A 8 5 6,33 6 4 4,67 5 4 3,67 3 4 1,67 6 2 5,33 7 6 5,00 35 25 26,67 253,653 29 29 29 319 4854
% 34

30 564 ENDER VATANSEVER 6A 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 6 9 3,00 38 37 25,67 243,867 30 30 30 341 5322
% 37

31 0 MUHAMMET ALİ MAÇİN6A 8 4 6,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 8 7 5,67 34 32 23,34 230,590 31 31 31 374 6018
% 42

32 978 ALPEREN ALGAÇ 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 8 4,33 8 7 5,67 35 40 21,67 230,547 32 32 32 375 6022
% 42

33 0 EHSAN BAKİ 6 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 3 5,00 9 6 7,00 33 31 22,67 230,057 1 33 33 378 6050
% 42
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ6. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 38 71 693 14244

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 6 5,26 4 5 2,89 5 4 3,81 4 5 1,94 5 7 2,60 7 6 4,77 32 32 21,27 221,640

Okul Ortalaması 9 4 7,90 6 4 4,36 7 3 5,79 5 4 3,30 6 5 4,66 9 4 7,63 42 25 33,64 285,730

KATILIMLAR

34 0 MUHAMMED ŞAH N 6A 10 5 8,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 6 3,00 29 37 16,66 217,477 33 34 34 409 6664
% 47

35 767 EMRE HARUN SERÇE 6A 8 7 5,67 3 7 0,67 6 1 5,67 3 5 1,33 2 9 -1,00 6 6 4,00 28 35 16,34 189,733 34 35 35 466 8216
% 58

36 0 MUHAMMED DEMİRCİ 6A 3 0 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 5 5,33 23 22 15,67 188,797 35 36 36 471 8269
% 58

37 0 MUHAMMED POLAT 6A 5 10 1,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 13 -2,33 5 10 1,67 17 58 -2,32 110,973 36 37 56 645 13056
% 92

38 37 RECEP TALHA KIL VUZ 6A 2 11 -1,67 0 9 -3,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 13 55 -5,33 78,573 37 38 71 691 14039
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ7. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 9 48 973 16753

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,77 5 4 3,53 5 4 4,11 4 4 2,24 6 8 3,61 8 8 4,71 38 36 25,97 214,230

Okul Ortalaması 11 8 8,33 6 4 4,37 8 2 6,89 3 5 1,59 7 10 3,33 8 9 4,41 42 39 28,92 286,760

KATILIMLAR

1 0 ABDURRAHMAN FURKAN7A 15 3 14,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 2 3,33 12 6 10,00 11 7 8,67 62 18 56,00 375,143 1 1 4 59 953
% 5,69

2 39 ABDULMELİK FURKAN 7A 11 8 8,33 6 4 4,67 9 1 8,67 11 4 9,67 1 1 0,67 38 18 32,01 305,118 2 2 17 187 2888
% 17

3 230 MUHAMMED BERAT NAMLI7A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 1 2 0,33 9 8 6,33 43 27 34,00 294,658 3 3 19 223 3331
% 20

4 0 MUHAMMED ALİ GÖREN7A 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 13 2,67 10 10 6,67 46 44 31,35 289,164 4 4 20 240 3545
% 21

5 585 BERKE YİĞİT BEKTAŞ 7C 11 7 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 4 2,67 3 8 0,33 8 8 5,33 41 32 30,33 282,039 1 5 22 264 3846
% 23

6 0 ABDULLAH ARİFOĞLU 7A 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 38 52 20,67 267,757 5 6 25 315 4482
% 27

7 15 MUSTAFA EREN ERTAŞ7A 10 10 6,67 4 6 2,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 39 51 22,00 266,411 6 7 26 320 4558
% 27

8 0 FATİH KILIÇ 7A 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 37 53 19,34 260,752 7 8 28 340 4852
% 29

9 1394 SELAHADDİN KANDEMİR7A 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 3 16 -2,33 8 12 4,00 33 55 14,68 239,791 8 9 33 412 5980
% 36

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
7A 7C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
7A 7C



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ŞEHİT MEHMET GÜDER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 7 230 1976 25145

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,84 6 3 4,48 5 4 3,68 5 3 3,52 6 6 3,54 7 8 3,77 39 32 27,83 223,340

Okul Ortalaması 14 4 12,38 8 2 6,81 7 2 6,43 6 3 5,05 10 6 8,00 9 7 7,05 54 24 45,72 344,080

KATILIMLAR

1 320 ERENKAYRA ÖZER 8B 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 14 5 12,33 71 18 65,00 414,790 1 1 8 47 591
% 2,35

2 0 EMİR TALHA ÖZER 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 6 12,00 12 8 9,33 71 19 64,66 403,873 1 2 9 70 824
% 3,28

3 158 EYÜP EMİR ÇEĞİL 8A 16 4 14,67 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 15 4 13,67 10 10 6,67 60 28 50,68 375,458 2 3 15 159 1622
% 6,45

4 0 İBRAHİM EFE ŞENGÜL 8A 12 0 12,00 10 0 10,00 6 1 5,67 5 0 5,00 9 2 8,33 7 3 6,00 49 6 47,00 344,564 3 4 26 294 2869
% 11

5 0 ÖMER YILMAZTÜRK 8A 14 2 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 5 6 3,00 7 6 5,00 49 20 42,32 319,959 4 5 35 403 4171
% 17

6 210 BURAK ŞAHİN 8A 13 4 11,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 5 2 4,33 10 8 7,33 47 25 38,66 319,461 5 6 36 404 4198
% 17

7 0 TAHA EREN TOKTAŞ 8A 4 11 0,33 6 4 4,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 6 14 1,33 6 10 2,67 28 49 11,67 230,463 6 7 116 1032 11000
% 44
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